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FORINVEST BA <forinvest.ba@gmail.com> 14 avril 2016 à 23:36
Cc : FORINVEST-BA <e.toppan@forinvest-ba.fr>
Cci : patricia cocciale <daniel.prestini@wanadoo.fr>, Claude GUERARD <guerard.claude@orange.fr>, dominique bouthillon
<bouthillon.dominique@orange.fr>, gerard hua <gerard.hua@yahoo.fr>, Henri Plauche Gillon
<h_plauchegillon@hotmail.com>, Joseph Henny <joseph.henny@free.fr>

Chers actionnaires de Drakkar Bois,

Lors de la deuxième levée de fonds qui était programmée en octobre 2015, 6 actionnaires ont investi 6500€.

 

Nous souhaitons porter à votre connaissance la position de Monsieur Plauche Gillon concernant cette deuxième levée de
fonds d'octobre 2015 qui n'a pas été concrétisée car le montant levé n'est pas assez élevé (voir mail ci-dessous).

Nous vous recommandons de réclamer votre chèque auprès de l'entreprise sur la base du mail de Monsieur
Plauche GIllon.

Il faut préciser que nous restons confiants dans l'avenir de DRAKKAR BOIS que nous espérons prometteur. Il faut
simplement respecter les procédures. Nous étudierons bien entendu la prochaine augmentation de capital lorsqu'elle se
présentera.

 

Par ailleurs, il paraît utile de solliciter les actionnaires FORINVEST pour savoir si quelqu’un veut reprendre le
suivi de l'entreprise. Si vous êtes intéressé pour devenir un des représentants du groupe d'actionnaires, merci de nous
contacter directement.

 

Vous remerciant d'avance, nous restons à votre disposition.

Très cordialement,

Eric Toppan
Secrétaire Général
& Nicolas Mathy

6, rue la Trémoille - 75008 Paris 
Tél: 01 47 20 68 61
Fax: 01 47 23 38 58

www.forinvest-ba.fr

 

De : Henri Plauche Gillon [mailto:h_plauchegillon@hotmail.com] 

Envoyé : mercredi 16 mars 2016 08:52

À : Gavard

http://www.forinvest-ba.fr/
mailto:h_plauchegillon@hotmail.com


Cc : Eric TOPPAN; mathy.nicolas@gmail.com; Aymeric PLAUCHE GILLON

Objet : RE: votre participation à la levée de fonds

 

Monsieur,

 

Je vous réponds en ce qui concerne la levée de fonds d'octobre 2015 qui n'a pas été concrétisée.

 

Votre courrier recommandé du 28 septembre 2015 procédant à une augmentation de capital précisait dans l'avant dernier
alinéa de la première page:

 

"L'augmentation de capital ne sera pas réalisée si les souscriptions reçues n'atteignent pas la totalité de l'augmentation
prévue ou les trois quart en cas d’utilisation de la faculté ci-dessus "

 

Compte tenu de ceci, les sommes nécessaires n'ayant pas été atteintes, il n'y a pas eu d'augmentation de capital.

 

Si une nouvelle opération d'augmentation de capital est lancée elle repartira de zéro.

 

Je ne souhaite pas que le chèque de  2 619,26 € que je vous ai adressé le 27 octobre 2015 pour l'augmentation de
capital soit déposé en compte courant. Ce n'est pas la même démarche. Je vous demande de me retourner mon chèque.

 

Dans cette attente et vous en remerciant,

 

Veuillez agréer, Monsieur l'expression de mes sentiments distingués.

 

Henri PLAUCHE GILLON

 

Tel: 06.08.99.71.07.

 

 

From: t.gavard@ambbois.com

To: bouthillon.dominique@orange.fr; daniel.prestini@wanadoo.fr; guerard.claude@orange.fr;
h_plauchegillon@hotmail.com; gerard.hua@yahoo.fr; joseph.henny@free.fr

CC: mathy.nicolas@gmail.com; f.gaudard@ambbois.com

Subject: votre participation à la levée de fonds

Date: Tue, 15 Mar 2016 11:18:15 +0100
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Chers Associés,

 

Nous vous remercions pour votre participation à la levée de fonds.

 

Après une période de retard, nous sommes enfin dans notre objectif en termes de prises de commandes. 

Notre gamme, notre clientèle, nos ordres se sont diversifiés suite à nos efforts commerciaux et cela nous assure
désormais un mensuel de commandes récurrentes, en plus des ordres importants attendus sur l’exercice précédent,
reportés à ce début de printemps pour cause de retards sur ces chantiers US.

 

Notre plan de charge est désormais complet jusqu’à fin avril et nous devons recevoir cette semaine la confirmation
d’autres ordres, ce qui portera ce plan de charge à fin mai.

 

Concernant vos versements, nous sommes devant une obligation légale de porter ces fonds sur un compte bancaire, en
l’attente de la finalisation de cette levée de fonds dont le montant actuel ne suffit pas pour en amortir les frais.

C’est pourquoi nous vous proposons de porter ces sommes en compte-courant d’associé, et de les reporter au capital
dès que possible – nous devons recevoir prochainement une proposition complémentaire d’investissement.

 

Merci de nous adresser votre accord par retour de mail.

 

Sans réponse de votre part en contre-indication, nous les porterons donc à votre compte-courant, nominativement.

 

Bien à vous,

 

Thierry Gavard

SAS DRAKKAR BOIS

ZI du Moulin Neuf

16220 MONTBRON

France

www.drakkarbois.com

Facebook, Pinterest et Twitter : Drakkar Bois

Tel : +33 (0)5 45 97 82 72

Fax : +33 (0)5 45 21 29 48
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